
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MUŞ MALAZGİRT Fatih Ortaokulu 6. SINIF LGS 2.DENEME 2021-2022 56 56 56 6283

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,79 5 4 3,90 6 4 4,58 4 5 2,30 6 7 3,25 4 9 1,04 31 36 18,86 182,900

Okul Ortalaması 5 9 2,09 4 5 2,14 5 5 3,46 2 5 0,72 5 8 2,12 3 10 -0,17 24 41 10,36 143,870

KATILIMLAR

1 199 HABİL  ŞAŞIOĞLU 6A 7 8 4,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 6 2,00 11 3 10,00 6 9 3,00 45 29 35,33 273,770 1 1 1 1 678

2 102 YUNUS EMRE BOZKURT6B 9 6 7,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 2 6,33 6 2 5,33 5 10 1,67 43 24 35,00 251,067 1 2 2 2 1002

3 284 SEYYİT ÖMER KAYRETLİ6B 7 7 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 3 4,00 7 3 6,00 5 9 2,00 42 24 34,00 243,487 2 3 3 3 1140

4 474 SİMAY BİNGÖL 6A 9 4 7,67 8 1 7,67 6 3 5,00 3 3 2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 35 22 27,67 228,040 2 4 4 4 1462

5 274 MUHAMMETCAN ALDIRMAZ6B 9 3 8,00 7 2 6,33 10 0 10,00 6 2 5,33 3 6 1,00 5 10 1,67 40 23 32,33 221,647 3 5 5 5 1591

6 343 NAZLI ÖZTÜRK 6A 9 2 8,33 7 1 6,67 6 3 5,00 3 1 2,67 5 3 4,00 3 9 0,00 33 19 26,67 219,770 3 6 6 6 1626

7 2 EMİN BOZKURT  6 8 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 1 8 -1,67 5 9 2,00 9 6 7,00 38 34 26,66 219,097 1 7 7 7 1641

8 104 FATMA KAR HAN 6A 9 6 7,00 6 3 5,00 8 2 7,33 3 6 1,00 6 4 4,67 2 9 -1,00 34 30 24,00 206,463 4 8 8 8 1952

9 40 İDİL GÖKÇE 6A 8 6 6,00 8 2 7,33 5 2 4,33 2 3 1,00 4 3 3,00 2 6 0,00 29 22 21,66 192,133 5 9 9 9 2386

10 0 ÖMÜR ROH*T ÖZTÜRK6B 4 5 2,33 2 3 1,00 6 3 5,00 2 3 1,00 7 3 6,00 3 7 0,67 24 24 16,00 185,717 4 10 10 10 2631

11 312 ELANUR SÖYLEMEZ 6B 5 7 2,67 6 2 5,33 7 2 6,33 2 3 1,00 6 6 4,00 4 10 0,67 30 30 20,00 183,857 5 11 11 11 2703

12 278 REİS BURUKANLI 6B 8 6 6,00 6 3 5,00 8 2 7,33 1 3 0,00 5 3 4,00 1 11 -2,67 29 28 19,66 179,910 6 12 12 12 2843

13 328 MEDİNE KARTAL 6A 4 11 0,33 5 4 3,67 9 1 8,67 2 5 0,33 8 6 6,00 3 10 -0,33 31 37 18,67 178,097 6 13 13 13 2915

14 292 YASİ  EREN 6A 4 10 0,67 7 3 6,00 6 3 5,00 3 5 1,33 7 5 5,33 27 26 18,33 177,133 7 14 14 14 2956

15 227 HAMZA BOZKURT 6B 5 4 3,67 3 5 1,33 7 2 6,33 2 4 0,67 5 6 3,00 3 8 0,33 25 29 15,33 169,373 7 15 15 15 3240

16 342 HİRANUR ÖZEN 6A 6 7 3,67 2 6 0,00 9 1 8,67 2 5 0,33 5 6 3,00 1 6 -1,00 25 31 14,67 160,937 8 16 16 16 3564

17 219 EMİR OZKAN 6B 5 5 3,33 4 1 3,67 2 3 1,00 1 0 1,00 4 4 2,67 2 5 0,33 18 18 12,00 159,187 8 17 17 17 3633

18 326 İIKNUR KAHA 6A 5 10 1,67 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 9 3,00 4 11 0,33 28 47 12,33 155,893 9 18 18 18 3764

19 281 SERHAT ÖZKAN 6B 4 6 2,00 5 3 4,00 3 6 1,00 1 0 1,00 6 5 4,33 2 10 -1,33 21 30 11,00 153,567 9 19 19 19 3849

20 313 ESMER KARA 6B 6 9 3,00 2 6 0,00 7 0 7,00 3 4 1,67 3 9 0,00 5 9 2,00 26 37 13,67 152,967 10 20 20 20 3880

21 109 BERGEN YURDAKUL 6A 4 10 0,67 3 4 1,67 7 3 6,00 2 6 0,00 4 5 2,33 4 7 1,67 24 35 12,34 152,487 10 21 21 21 3899

22 290 YAĞMUR GEZİC İ 6A 6 9 3,00 6 4 4,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 30 45 15,00 150,613 11 22 22 22 3991

23 333 MERVE EREN 6A 6 9 3,00 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 26 49 9,66 150,187 12 23 23 23 4016

24 239 İSMAİ LBİÇER 6B 5 10 1,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 5 10 1,67 23 52 5,67 145,587 11 24 24 24 4200

25 20 SAMET ÇETİN 6B 4 10 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 5 8 2,33 23 49 6,67 138,917 12 25 25 25 4463

26 476 BERFİN HUYLU 6B 4 9 1,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 12 -2,00 6 5 4,33 24 44 9,33 134,483 13 26 26 26 4631

27 277 ZEYN P HUALU 6B 4 9 1,00 3 7 0,67 5 5 3,33 2 6 0,00 5 6 3,00 2 10 -1,33 21 43 6,67 130,727 14 27 27 27 4768

28 307 BEYZANUR SABUNCU 6A 3 10 -0,33 4 4 2,67 5 4 3,67 1 1 0,67 3 4 1,67 2 5 0,33 18 28 8,68 130,080 13 28 28 28 4800

29 196 İSMAİL TIREN 6A 3 9 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 6 0,00 5 7 2,67 4 9 1,00 19 46 3,67 129,600 14 29 29 29 4814

30 261 MUHAMMED DEMİRBAŞ6B 2 10 -1,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 2 3,33 2 7 -0,33 4 9 1,00 25 35 13,34 128,557 15 30 30 30 4849

31 316 FATMANUR ÇETİN 6A 6 8 3,33 4 5 2,33 5 3 4,00 4 6 2,00 3 10 -0,33 2 10 -1,33 24 42 10,00 128,253 15 31 31 31 4864

32 339 ESRA DİNÇ 6B 5 10 1,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 24 51 7,00 127,573 16 32 32 32 4884

33 297 BERFİN ARSLAN 6A 6 9 3,00 5 5 3,33 5 3 4,00 2 6 0,00 4 10 0,67 2 12 -2,00 24 45 9,00 126,637 16 33 33 33 4927

34 128 BARAN ATA 6A 5 10 1,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 23 52 5,67 124,907 17 34 34 34 4991

35 252 MEDİNE TUT 6B 5 10 1,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 10 1,67 4 11 0,33 20 55 1,67 123,467 17 35 35 35 5048

36 329 MİRAÇ BİCER 6A 7 8 4,33 1 8 -1,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 9 2,00 1 14 -3,67 20 53 2,32 118,280 18 36 36 36 5235

37 272 MUHAMMED EREN UNAL6B 5 9 2,00 5 4 3,67 6 4 4,67 2 3 1,00 3 7 0,67 1 12 -3,00 22 39 9,01 118,060 18 37 37 37 5244

38 183 İBADULLAH EREN 6A 4 7 1,67 3 5 1,33 7 2 6,33 1 4 -0,33 3 8 0,33 2 11 -1,67 20 37 7,66 117,310 19 38 38 38 5285

39 369 MUHAMET MİRSAT TUTAR6B 1 10 -2,33 5 4 3,67 4 5 2,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 17 32 6,33 116,827 19 39 39 39 5300

40 324 İLKNUR KARATAŞ 6A 5 8 2,33 6 3 5,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 10 1,67 2 13 -2,33 21 51 4,00 116,730 20 40 40 40 5305

41 30400 BERFİN SABUNCU  5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 20 55 1,66 114,600 2 41 41 41 5376

42 177 FURKAN ÖZEN 6A 5 9 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 1 8 -1,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 21 52 3,67 114,233 21 42 42 42 5389

43 398 ROJBİN BARIŞ 6A 4 11 0,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 2 13 -2,33 18 57 -1,01 113,987 22 43 43 43 5398

44 255 M İH*Ç S* EN 6B 3 12 -1,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 4 -0,33 5 10 1,67 5 10 1,67 17 53 -0,66 112,610 20 44 44 44 5432

45 220 ERHAN KALKAN 6B 3 11 -0,67 1 7 -1,33 1 9 -2,00 3 9 0,00 6 9 3,00 14 45 -1,00 109,813 21 45 45 45 5534

46 185 İBR HİM KARAHAN 6A 6 9 3,00 3 6 1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 10 -0,33 1 11 -2,67 21 48 5,00 109,243 23 46 46 46 5553

47 262 MUHAMMED HALİFEOĞLU6B 4 11 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 19 56 0,33 107,800 22 47 47 47 5615
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Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,79 5 4 3,90 6 4 4,58 4 5 2,30 6 7 3,25 4 9 1,04 31 36 18,86 182,900

Okul Ortalaması 5 9 2,09 4 5 2,14 5 5 3,46 2 5 0,72 5 8 2,12 3 10 -0,17 24 41 10,36 143,870

KATILIMLAR

48 475 MEHTAP ARMAN 6A 3 11 -0,67 2 7 -0,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 3 8 0,33 4 10 0,67 19 49 2,67 107,220 24 48 48 48 5629

49 110 ABDULSAMET REŞİTOĞLU6A 5 10 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 19 56 0,34 106,187 25 49 49 49 5659

50 129 BARIŞ ÖZDURU 6A 5 10 1,67 3 4 1,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 10 0,67 3 12 -1,00 18 53 0,34 105,993 26 50 50 50 5664

51 133 BERCR EREN 6A 2 10 -1,33 3 6 1,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 9 0,00 2 8 -0,67 20 43 5,67 104,563 27 51 51 51 5696

52 480 ECRİN SEVER  4 11 0,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 0 1,00 2 13 -2,33 11 40 -2,33 90,707 3 52 52 52 5994

53 158 YUSUFCAN TOKMAJ 6B 5 10 1,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 1 14 -3,67 16 59 -3,67 90,560 23 53 53 53 5996

54 282 HAVİN BİÇER 6A 2 13 -2,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 1 1,67 3 10 -0,33 1 10 -2,33 15 47 -0,65 76,090 28 54 54 54 6167

55 192 ÖZNUR  KAYA 6B 1 8 -1,67 0 6 -2,00 1 5 -0,67 1 6 -1,00 1 7 -1,33 0 8 -2,67 4 40 -9,34 50,460 24 55 55 55 6270

56 142 ZINNAR RABUN ÖZALP6B 2 13 -2,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 13 -2,33 0 15 -5,00 9 66 -13,00 21,520 25 56 56 56 6283
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