
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MUŞ MALAZGİRT Fatih Ortaokulu 5. SINIF LGS 2.DENEME 2021-2022 57 57 57 6429

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,15 6 4 4,38 5 4 3,90 5 4 3,30 5 8 2,43 5 9 1,97 31 37 19,13 181,190

Okul Ortalaması 4 10 1,13 5 5 3,01 4 5 2,68 3 6 0,77 4 10 0,73 4 10 0,21 24 46 8,53 129,290

KATILIMLAR

1 516 NAZYA TIREN 5A 9 3 8,00 8 1 7,67 7 1 6,67 9 1 8,67 8 1 7,67 7 4 5,67 48 11 44,35 311,027 1 1 1 1 378

2 50 YAKUP BARIŞ 5B 8 7 5,67 10 0 10,00 7 2 6,33 5 5 3,33 11 4 9,67 3 2 2,33 44 20 37,33 279,360 1 2 2 2 689

3 427 İBRAHİM SABUNCU 5A 6 9 3,00 9 1 8,67 5 5 3,33 5 4 3,67 6 7 3,67 6 7 3,67 37 33 26,01 212,977 2 3 3 3 1884

4 17 ZEYNEP HUYLU 5A 5 10 1,67 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 9 3 8,00 4 10 0,67 35 36 23,01 212,823 3 4 4 4 1889

5 579 ROZERİN DEMİR 5B 8 7 5,67 5 4 3,67 1 6 -1,00 8 5 6,33 5 10 1,67 27 32 16,34 207,257 2 5 5 5 2047

6 7 MUHAMMED SÖYLEMEZ5A 5 10 1,67 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 10 5 8,33 3 12 -1,00 32 43 17,67 193,227 4 6 6 6 2403

7 264 DAMLA YILDIRIM 5B 5 7 2,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 5 1,33 2 8 -0,67 8 6 6,00 33 31 22,66 187,373 3 7 7 7 2576

8 489 EMİR GÜVENİR 5B 6 9 3,00 4 6 2,00 5 4 3,67 4 6 2,00 8 7 5,67 4 11 0,33 31 43 16,67 186,893 4 8 8 8 2590

9 299 ECRİN GÖKÇE 5B 4 9 1,00 8 1 7,67 9 1 8,67 8 1 7,67 3 12 -1,00 6 8 3,33 38 32 27,34 178,813 5 9 9 9 2848

10 422 HÜSEYİN BURUKANLI 5B 8 6 6,00 3 4 1,67 1 5 -0,67 0 6 -2,00 2 8 -0,67 8 4 6,67 22 33 11,00 177,063 6 10 10 10 2914

11 435 İSA DİNÇ 5A 4 10 0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 6 2 5,33 5 8 2,33 4 10 0,67 33 36 21,00 169,897 5 11 11 11 3146

12 6 NİSANUR TOPRAK 5A 5 10 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 7 7 4,67 4 11 0,33 26 48 10,01 159,943 6 12 12 12 3521

13 45 ASMİN ZELAL UNAL 5A 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 10 1,67 7 8 4,33 27 48 11,00 157,747 7 13 13 13 3604

14 25 MUSTAFAYILDIRIM 5B 4 8 1,33 8 0 8,00 7 3 6,00 1 6 -1,00 4 10 0,67 4 6 2,00 28 33 17,00 156,910 7 14 14 14 3649

15 48 ASİNUR BOZKURR 5A 5 6 3,00 6 3 5,00 5 3 4,00 3 4 1,67 2 7 -0,33 5 10 1,67 26 33 15,01 152,760 8 15 15 15 3787

16 59 NAİMEBADESU ALTUN 5A 2 13 -2,33 7 2 6,33 8 2 7,33 5 4 3,67 3 11 -0,67 7 8 4,33 32 40 18,66 150,810 9 16 16 16 3862

17 43 İLKNUR ÇETİN 5A 5 10 1,67 3 7 0,67 6 3 5,00 2 6 0,00 5 8 2,33 4 9 1,00 25 43 10,67 149,627 10 17 17 17 3911

18 521 NEHİR YALÇIN 5B 4 8 1,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 11 -0,67 24 32 13,33 144,307 8 18 18 18 4120

19 232 ÜMMÜGÜLSÜM UÇAN 5A 7 8 4,33 6 4 4,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 27 47 11,33 138,490 11 19 19 19 4349

20 84 YAKUP ONAT 5B 6 9 3,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 25 50 8,32 134,373 9 20 20 20 4499

21 32 MUHARREM EREN 5A 6 9 3,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 10 1,67 4 11 0,33 22 53 4,33 132,787 12 21 21 21 4551

22 465 MELİKE  TUT 5B 6 9 3,00 3 7 0,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 27 48 11,01 132,013 10 22 22 22 4581

23 33 YASİN YOLD AŞ 5B 3 12 -1,00 5 5 3,33 7 3 6,00 4 6 2,00 6 9 3,00 2 13 -2,33 27 48 11,00 128,173 11 23 23 23 4734

24 402 HAVVA KAYRETLİ 5B 7 8 4,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 10 1,67 2 13 -2,33 21 54 3,00 122,560 12 24 24 24 4931

25 546 ÖMER FARUK KAYA 5B 4 11 0,33 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 25 50 8,33 121,533 13 25 25 25 4956

26 695 ZEYNEP NEHİR ÖZALP 5B 4 10 0,67 7 3 6,00 6 1 5,67 4 2 3,33 0 5 -1,67 3 11 -0,67 24 32 13,33 120,503 14 26 26 26 4991

27 41 BARAN YILDIRIM  5 10 1,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 7 8 4,33 0 15 -5,00 22 53 4,33 118,720 1 27 27 27 5052

28 573 ROJARYA GÖKÇE 5B 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 1 6 -1,00 2 11 -1,67 4 9 1,00 21 42 7,00 118,153 15 28 28 28 5074

29 0 ZEYNEP ÖZALP 5B 3 8 0,33 0 4 -1,33 2 2 1,33 1 3 0,00 3 7 0,67 3 5 1,33 12 29 2,33 117,057 16 29 29 29 5116

30 34 YNA S EİN ER 5B 2 13 -2,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 21 54 3,01 115,107 17 30 30 30 5186

31 19 MEHMETALİ EREN 5A 5 10 1,67 7 3 6,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 23 52 5,67 110,093 13 31 31 31 5380

32 581 DEVRİM SABUNCU 5A 4 11 0,33 3 7 0,67 9 1 8,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 25 50 8,34 108,640 14 32 32 32 5428

33 68 HELİN DEMİR 5A 4 11 0,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 24 51 7,00 108,333 15 33 33 33 5440

34 321 ELİF TOZYILMAZ 5B 3 12 -1,00 3 7 0,67 7 3 6,00 13 22 5,67 108,137 18 34 34 34 5444

35 42 BUĞRA CEM ÖZDEMİR 5A 3 12 -1,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 2 8 -0,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 18 56 -0,67 107,627 16 35 35 35 5458

36 676 YUSUF İSLAM  BOZKURT5B 3 12 -1,00 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 24 51 7,00 107,507 19 36 36 36 5466

37 654 YASİN ÖZKAN  4 11 0,33 4 6 2,00 3 6 1,00 2 6 0,00 4 10 0,67 3 12 -1,00 20 51 3,00 107,310 2 37 37 37 5470

38 47 HAVANUR ONAT  1 12 -3,00 4 4 2,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 10 -1,33 5 9 2,00 22 45 7,01 105,650 3 38 38 38 5524

39 0 * *AÖA Z   Y 5A 3 12 -1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 8 -1,67 4 11 0,33 4 9 1,00 19 53 1,33 104,917 17 39 39 39 5542

40 418 HİRAN R ALTINMAKAS 5B 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 9 0,00 2 12 -2,00 20 51 3,00 103,397 20 40 40 40 5596

41 16 BERVİNEVRAÇAKAR 5B 3 11 -0,67 1 9 -2,00 2 6 0,00 2 8 -0,67 5 9 2,00 3 12 -1,00 16 55 -2,34 99,020 21 41 41 41 5714

42 468 MERVE EREN 5B 6 9 3,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 0 10 -3,33 5 10 1,67 2 13 -2,33 15 60 -4,99 98,613 22 42 42 42 5725

43 0 ESMANURONAT 5B 5 10 1,67 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 14 -3,67 4 11 0,33 23 52 5,66 98,107 23 43 43 43 5732

44 4 KE İM DAŞ 5A 3 12 -1,00 5 4 3,67 4 5 2,33 3 7 0,67 0 15 -5,00 7 8 4,33 22 51 5,00 97,883 18 44 44 44 5739

45 0 ELİF EZGİ SOYLU 5A 6 9 3,00 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 12 -1,00 1 14 -3,67 20 55 1,66 90,840 19 45 45 45 5899

46 548 ÖMER YASİN MUYAN 5B 6 8 3,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 1 13 -3,33 18 55 -0,34 90,483 24 46 46 46 5906

47 70 MERYEM AMİNE TUTAR5A 3 12 -1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 22 53 4,34 90,147 20 47 47 47 5913
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Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,15 6 4 4,38 5 4 3,90 5 4 3,30 5 8 2,43 5 9 1,97 31 37 19,13 181,190

Okul Ortalaması 4 10 1,13 5 5 3,01 4 5 2,68 3 6 0,77 4 10 0,73 4 10 0,21 24 46 8,53 129,290

KATILIMLAR

48 32 YILDIZ KAPTAN 5A 3 12 -1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 18 57 -1,00 88,240 21 48 48 48 5953

49 211 CEREN DEMİR 5A 5 10 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 19 56 0,34 88,080 22 49 49 49 5959

50 12 HAVAKARTAL 5B 3 12 -1,00 9 1 8,67 4 6 2,00 3 6 1,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 23 51 6,01 84,290 25 50 50 50 6029

51 63 GÜLBAHAR ÇETİN 5A 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 18 57 -1,00 83,627 23 51 51 51 6039

52 65 AKIN YABASUN  4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 18 57 -1,00 81,107 4 52 52 52 6076

53 8 ABDULSELAM SARIYILDI5A 3 12 -1,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 18 57 -1,01 80,840 24 53 53 53 6087

54 13 ERAY EREN 5A 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 16 59 -3,66 74,000 25 54 54 54 6191

55 236 ÇAĞDAŞ SABUNCU 5B 3 12 -1,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 2 12 -2,00 14 60 -6,00 66,380 26 55 55 55 6265

56 0 FERMAN EREN  1 7 -1,33 1 8 -1,67 1 5 -0,67 1 6 -1,00 3 9 0,00 0 11 -3,67 7 46 -8,34 57,387 5 56 56 56 6322

57 91 BERAT BOSKURT 5A 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 0 14 -4,67 1 14 -3,67 15 59 -4,67 40,317 26 57 57 57 6371
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