
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Muş MALAZGİRT Fatih Ortaokulu 7.SINIF KURUMSAL 5 - - - -

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.60 7.67 8.05 6.86 2.62 5.99 6.49 2.89 5.53 3.71 4.36 2.26 7.54 7.44 5.06 8.80 8.77 5.88 44.01 33.75 32.76 232.898

İl Ortalaması 8.45 8.70 5.55 5.73 3.31 4.62 5.61 3.50 4.44 2.42 4.47 0.93 5.41 7.90 2.78 6.80 9.46 3.64 34.42 37.34 21.98 185.788
Okul Ortalaması 7.60 11.84 3.65 4.71 5.09 3.01 4.42 5.27 2.67 2.67 6.33 0.56 5.00 12.78 0.74 6.18 13.16 1.79 30.58 54.47 12.42 145.888

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 45 - DEMİRBAŞ YILMAZ 7 / B 13 7 10.67 8 2 7.33 8 2 7.33 4 4 2.67 10 4 8.67 10 10 6.67 53.00 29.00 43.34 279.807 - 114 1 1
2 38 - MAZLUM ÖZPOLAT 7 / A 13 6 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 3 7 0.67 9 9 6.00 11 9 8.00 52.00 35.00 40.33 270.859 - 129 2 2
3 24 - BOZKURT HİRANUR 7 / B 13 7 10.67 10 0 10.00 9 1 8.67 4 6 2.00 10 8 7.33 9 11 5.33 55.00 33.00 44.00 268.874 - 131 3 3
4 78 - BARAN ADIGÜZEL 7 / A 12 8 9.33 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 6 14 1.33 14 5 12.33 51.00 38.00 38.32 258.948 - 149 4 4
5 10 - YANAR EDANUR 7 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 7 3 6.00 4 6 2.00 7 11 3.33 11 9 8.00 49.00 39.00 36.00 251.111 - 159 5 5
6 213 - SAMET YILDIRIM 7 / A 13 6 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 1 3 0.00 8 4 6.67 8 12 4.00 46.00 29.00 36.33 250.133 - 162 6 6
7 192 - İLKNUR DAŞ 7 / A 11 6 9.00 7 3 6.00 9 1 8.67 2 7 -0.33 6 6 4.00 10 7 7.67 45.00 30.00 35.01 243.733 - 175 7 7
8 144 - SELMA SABUNCU 7 / B 14 6 12.00 9 1 8.67 5 5 3.33 1 5 -0.67 4 9 1.00 9 11 5.33 42.00 37.00 29.66 225.407 - 205 8 8
9 90 - MUHAMMED YILDIRIM 7 / B 9 11 5.33 7 3 6.00 5 5 3.33 1 6 -1.00 10 9 7.00 7 12 3.00 39.00 46.00 23.66 203.185 - 264 9 9

10 206 - ÖZEN NURSİ * 7 / B 12 7 9.67 8 2 7.33 5 5 3.33 6 4 4.67 8 10 4.67 3 17 -2.67 42.00 45.00 27.00 191.867 - 303 10 10
11 83 - BİNGÖL ESMANUR 7 / A 8 10 4.67 5 4 3.67 4 5 2.33 2 5 0.33 6 11 2.33 8 10 4.67 33.00 45.00 18.00 178.533 - 361 11 11
12 210 - SÜMEYYEE TUĞÇE ARSL 7 / A 9 11 5.33 4 2 3.33 5 4 3.67 6 4 4.67 2 2 1.33 6 7 3.67 32.00 30.00 22.00 178.504 - 362 12 12
13 251 - MELEK EREN 7 / A 9 11 5.33 5 5 3.33 4 6 2.00 3 6 1.00 7 9 4.00 6 13 1.67 34.00 50.00 17.33 174.563 - 376 13 13
14 260 - SEMRA ÇELİK 7 / A 7 12 3.00 7 3 6.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 3 5 1.33 9 9 6.00 33.00 42.00 19.00 174.059 - 377 14 14
15 300 - NERGİZ YURDAKUL 7 / A 9 7 6.67 5 4 3.67 6 3 5.00 5 2 4.33 0 0 0.00 5 10 1.67 30.00 26.00 21.34 168.681 - 397 15 15
16 258 - ÇAÇAK SERAP 7 / B 7 13 2.67 5 5 3.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 7 13 2.67 33.00 57.00 14.00 150.385 - 487 16 16
17 60 - ZINAR ÖZ LP 7 / A 10 10 6.67 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 8 12 4.00 3 17 -2.67 30.00 60.00 10.00 150.370 - 488 17 17
18 176 - TOZYILMAZ ESMA 7 / B 8 12 4.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 4 16 -1.33 30.00 60.00 10.01 138.563 - 550 18 18
19 87 - BURHAN KALKAN 7 / A 8 12 4.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 3 17 -2.67 29.00 61.00 8.67 136.533 - 560 19 19
20 124 - MUHAMMED PULAD 7 / B 9 10 5.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 17 -2.67 7 12 3.00 24.00 64.00 2.67 130.622 - 584 20 20
21 69 - NUGAY ENES 7 / B 9 11 5.33 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 5 15 0.00 3 17 -2.67 31.00 59.00 11.33 128.607 - 595 21 21
22 250 - ESMANUR EREN 0 / A 6 14 1.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 8 12 4.00 27.00 63.00 5.99 126.652 - 604 22 22
23 201 - FIRAT KAR 7 / B 6 14 1.33 4 6 2.00 6 4 4.67 1 5 -0.67 3 17 -2.67 8 12 4.00 28.00 58.00 8.66 124.652 - 617 23 23
24 143 - AYŞE KAYA 7 / A 8 11 4.33 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 4 15 -1.00 4 16 -1.33 28.00 60.00 8.00 120.741 - 640 24 24
25 64 - SEMANUR KAYA 7 / A 6 14 1.33 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 3 17 -2.67 7 13 2.67 30.00 60.00 9.99 120.711 - 642 25 25
26 218 - ŞİLAN DEMİR 7 / AA 6 14 1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 3 1.00 6 14 1.33 5 15 0.00 23.00 62.00 2.33 115.274 - 669 26 26
27 247 - TUĞAY BİRGÜL 7 / B 4 16 -1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 7 13 2.67 6 14 1.33 24.00 66.00 2.01 114.844 - 671 27 27
28 116 - NEHİR BOZKURT 7 / B 10 10 6.67 6 4 4.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 3 17 -2.67 27.00 63.00 6.00 114.800 - 677 28 28
29 126 - ÇİFTÇİ FATMANUR 7 / B 9 11 5.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 1 19 -5.33 6 14 1.33 26.00 64.00 4.67 112.830 - 691 29 29
30 186 - KAR HALİL İBRAHİM 7 / B 8 12 4.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 2 18 -4.00 24.00 66.00 2.00 108.874 - 709 30 30
31 163 - CİFTÇİ AHMET 7 / B 2 18 -4.00 6 4 4.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 6 14 1.33 26.00 64.00 4.67 106.919 - 716 31 31
32 217 - ROJBİNDEMİR 7 / A 7 13 2.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 5 15 0.00 25.00 65.00 3.34 104.948 - 727 32 32
33 51 - YUSUF YAĞMUR 7 / A 3 11 -0.67 2 7 -0.33 5 4 3.67 6 1 5.67 2 15 -3.00 5 10 1.67 23.00 48.00 7.01 101.496 - 740 33 33
34 254 - TÜNEDEN BARAN 7 / B 9 11 5.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 15 -1.00 2 18 -4.00 22.00 67.00 -0.33 100.978 - 744 34 34
35 270 - ÖZKAN AYŞENUR 7 / B 7 13 2.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 18 -4.00 5 14 0.33 24.00 65.00 2.34 99.022 - 752 35 35
36 256 - EREN SONGÜL 7 / B 6 14 1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 22.00 68.00 -0.68 98.948 - 757 36 36
37 0 - HELİN BURUKANLI 7 / A 4 16 -1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 18 -4.00 8 12 4.00 23.00 67.00 0.67 95.081 - 766 37 37
38 130 - ÖZKAN SAMET 7 / B 3 17 -2.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 23.00 67.00 0.66 95.022 - 767 38 38
39 191 - HELİNDEMİR 7 / A 5 13 0.67 2 6 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 14 -0.67 4 15 -1.00 15.00 48.00 -1.00 94.074 - 770 39 39
40 103 - ESRA YILDIRIM 7 / B 5 14 0.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 2 18 -4.00 22.00 67.00 -0.34 89.096 - 782 40 40
41 212 - BARIŞ ÖZCAN I 7 / B 2 18 -4.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 24.00 66.00 2.00 85.185 - 792 41 41
42 168 - ALİ PİNÇ 7 / B 3 17 -2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 4 16 -1.33 19.00 71.00 -4.68 81.200 - 799 42 42
43 95 - SABUNCU HAMZA 7 / B 4 16 -1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 17 -2.67 4 16 -1.33 22.00 68.00 -0.66 75.333 - 805 43 43
44 57 - E Z E L D A Ş 7 / A 2 18 -4.00 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 18 -4.00 7 13 2.67 21.00 69.00 -2.00 73.348 - 807 44 44
45 137 - TUT SEVCAN 7 / B 1 18 -5.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 18 -4.00 6 14 1.33 15.00 74.00 -9.68 51.570 - 818 45 45


