
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Muş MALAZGİRT Fatih Ortaokulu 6.SINIF KURUMSAL 5 - - - -

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.56 5.64 6.68 4.24 4.96 2.59 6.07 3.29 4.97 4.64 3.84 3.36 5.15 6.93 2.84 6.50 6.98 4.18 35.16 31.65 24.61 224.358

İl Ortalaması 7.59 6.30 5.49 3.65 5.29 1.89 5.72 3.51 4.55 3.39 4.22 1.98 4.12 7.15 1.74 5.54 7.39 3.08 30.01 33.86 18.73 193.934
Okul Ortalaması 6.87 7.36 4.41 3.56 5.91 1.59 4.89 4.27 3.47 2.27 4.78 0.67 3.31 8.69 0.41 4.58 8.82 1.64 25.47 39.82 12.19 159.578

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 127 - ERDOĞANSELEMEÜMMÜ 6 / B 12 3 11.00 5 5 3.33 9 1 8.67 4 6 2.00 5 9 2.00 7 8 4.33 42.00 32.00 31.33 257.669 - 155 1 1
2 131 - ALT*NMAKAS HAMZA 6 / B 11 4 9.67 6 4 4.67 9 1 8.67 7 3 6.00 6 8 3.33 6 9 3.00 45.00 29.00 35.34 255.072 - 161 2 2
3 99 - ÖZGE YİLMAZ 6 / A 12 3 11.00 4 6 2.00 6 2 5.33 3 7 0.67 5 8 2.33 6 8 3.33 36.00 34.00 24.66 243.486 - 183 3 3
4 14 - ESMANUR GÖKÇE 6 / A 11 4 9.67 4 6 2.00 7 3 6.00 2 5 0.33 5 5 3.33 5 9 2.00 34.00 32.00 23.33 230.859 - 216 4 4
5 29 - MELEK OKYAY 6 / A 8 6 6.00 3 7 0.67 10 0 10.00 3 1 2.67 2 5 0.33 9 6 7.00 35.00 25.00 26.67 225.086 - 231 5 5
6 164 - AKAR DOĞUKAN 6 / B 6 6 4.00 3 4 1.67 7 2 6.33 2 3 1.00 7 4 5.67 6 5 4.33 31.00 24.00 23.00 223.951 - 239 6 6
7 106 - KARAHAN ARZU 6 / A 11 4 9.67 5 5 3.33 9 1 8.67 4 5 2.33 5 9 2.00 4 9 1.00 38.00 33.00 27.00 221.338 - 244 7 7
8 101 - YAĞMUR DAŞKIRAN 6 / A 11 4 9.67 2 7 -0.33 2 2 1.33 2 5 0.33 3 7 0.67 6 4 4.67 26.00 29.00 16.34 220.568 - 248 8 8
9 150 - ÖZKAN İBRAHİM 6 / B 8 5 6.33 5 4 3.67 7 3 6.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 8 1 7.67 28.00 15.00 23.00 219.649 - 250 9 9

10 67 - SILA ZENGİN 6 / A 9 5 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 1 0 1.00 1 6 -1.00 7 5 5.33 31.00 23.00 23.33 209.417 - 278 10 10
11 147 - DEMİR YAĞMUR 0 / 0 10 4 8.67 5 5 3.33 5 5 3.33 0 0 0.00 3 7 0.67 6 9 3.00 29.00 30.00 19.00 207.368 - 283 11 11
12 491 - RABİANUR ALDIRMAZ 6 / A 8 4 6.67 6 3 5.00 9 1 8.67 5 4 3.67 4 4 2.67 4 11 0.33 36.00 27.00 27.01 202.094 - 296 12 12
13 180 - YILDIRIM ÖMER 6 / B 8 6 6.00 3 6 1.00 2 2 1.33 0 0 0.00 1 1 0.67 5 3 4.00 19.00 18.00 13.00 187.758 - 350 13 13
14 30 - BAŞAK ÖZKAN 6 / A 8 7 5.67 1 9 -2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 4 11 0.33 7 8 4.33 29.00 46.00 13.67 186.568 - 354 14 14
15 76 - FURKAN ÖZDEMİR 6 / A 7 8 4.33 4 6 2.00 5 5 3.33 7 3 6.00 2 10 -1.33 8 7 5.67 33.00 39.00 20.00 185.289 - 362 15 15
16 122 - MİKAİL GÜNGÖR 6 / A 9 6 7.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 11 0.33 6 9 3.00 28.00 47.00 12.33 184.583 - 368 16 16
17 166 - AKAR AZRA ELİF 6 / B 7 7 4.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 8 2.33 6 9 3.00 27.00 45.00 11.99 181.960 - 377 17 17
18 37 - ÖZGE ÖZTÜK 6 / A 5 9 2.00 7 2 6.33 4 3 3.00 0 0 0.00 4 6 2.00 6 6 4.00 26.00 26.00 17.33 177.032 - 395 18 18
19 21 - KAYA ÖZGE 5 / B 6 8 3.33 6 3 5.00 4 6 2.00 3 7 0.67 2 6 0.00 7 8 4.33 28.00 38.00 15.33 171.886 - 410 19 19
20 182 - BERAT ÖZDEMİR 6 / A 8 7 5.67 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 10 0.67 4 11 0.33 30.00 44.00 15.33 165.531 - 436 20 20
21 222 - YAĞMUR ATA T 6 / B 6 9 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 7 8 4.33 29.00 46.00 13.67 160.889 - 448 21 21
22 194 - BOZKURT HİRANUR 6 / B 10 5 8.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 1 9 -2.00 2 13 -2.33 4 9 1.00 26.00 47.00 10.33 160.242 - 451 22 22
23 89 - YASİN ALTINMAKAS 6 / A 7 8 4.33 4 6 2.00 9 1 8.67 2 4 0.67 3 5 1.33 2 8 -0.67 27.00 32.00 16.33 156.227 - 469 23 23
24 98 - BÜŞRA TUTAR 6 / A 5 6 3.00 4 5 2.33 4 5 2.33 4 5 2.33 5 6 3.00 3 10 -0.33 25.00 37.00 12.66 155.156 - 471 24 24
25 170 - ÖZKAN MİR Ç 6 / B 6 8 3.33 3 7 0.67 6 4 4.67 0 2 -0.67 2 4 0.67 4 8 1.33 21.00 33.00 10.00 149.032 - 484 25 25
26 31 - FATMA POLAT 6 / A 6 8 3.33 6 3 5.00 4 5 2.33 0 1 -0.33 3 10 -0.33 3 4 1.67 22.00 31.00 11.67 147.269 - 493 26 26
27 358 - MENEKŞE ÖZPOLAT 6 / AA 7 7 4.67 2 4 0.67 4 5 2.33 0 0 0.00 4 6 2.00 1 8 -1.67 18.00 30.00 8.00 143.951 - 509 27 27
28 35 - İBRAHİM ALÇİNKAYA 6 / A 6 9 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 9 2.00 3 12 -1.00 26.00 48.00 10.00 140.494 - 523 28 28
29 27 - EYÜP ÖZMEN 6 / A 3 11 -0.67 4 3 3.00 5 4 3.67 2 0 2.00 3 9 0.00 6 7 3.67 23.00 34.00 11.67 136.548 - 541 29 29
30 242 - MEDİNE BARIŞ 6 / B 6 8 3.33 4 6 2.00 6 3 5.00 4 6 2.00 1 12 -3.00 5 10 1.67 26.00 45.00 11.00 129.136 - 568 30 30
31 167 - GÜLNUR BOZKURT 6 / A 5 10 1.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 11 0.33 5 10 1.67 21.00 54.00 3.00 128.005 - 572 31 31
32 246 - NİHAL GEZİCİ 6 / A 9 6 7.00 4 6 2.00 3 5 1.33 3 7 0.67 1 14 -3.67 3 12 -1.00 23.00 50.00 6.33 124.336 - 583 32 32
33 22 - BERDAN ALTINMAKAS 6 / A 5 10 1.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 6 1.00 5 10 1.67 3 10 -0.33 20.00 52.00 2.68 123.294 - 589 33 33
34 229 - ESRA DOST 6 / B 7 8 4.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 1 14 -3.67 5 10 1.67 19.00 56.00 0.33 115.447 - 617 34 34
35 132 - AYSİMA TOZYILMAZ 5 / A 6 8 3.33 3 6 1.00 0 4 -1.33 0 0 0.00 3 9 0.00 2 10 -1.33 14.00 37.00 1.67 115.314 - 621 35 35
36 244 - TUBA HALİFEOĞLU 6 / A 7 8 4.33 1 8 -1.67 5 5 3.33 3 7 0.67 4 10 0.67 1 14 -3.67 21.00 52.00 3.66 113.960 - 628 36 36
37 153 - AZAD ADI GÜ*L 7 / B 3 11 -0.67 3 6 1.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 5 10 1.67 21.00 52.00 3.66 113.960 - 628 36 36
38 197 - SEMRA TÜNEDEN 6 / B 3 12 -1.00 3 7 0.67 4 6 2.00 6 4 4.67 4 11 0.33 4 11 0.33 24.00 51.00 7.00 108.188 - 649 38 38
39 0 - BARAN TAYDEN 6 / A 5 10 1.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 4 11 0.33 3 10 -0.33 16.00 57.00 -3.00 106.277 - 658 39 39
40 188 - RR* J İ * İ 6 / B 5 10 1.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 10 1.67 2 13 -2.33 18.00 57.00 -0.99 105.017 - 662 40 40
41 123 - HATİCE BOZKURT 6 / A 6 9 3.00 2 8 -0.67 2 3 1.00 0 0 0.00 1 14 -3.67 4 11 0.33 15.00 45.00 -0.01 97.802 - 686 41 41
42 136 - SERPİL KAYA 6 / A 2 4 0.67 3 4 1.67 1 7 -1.33 1 5 -0.67 2 6 0.00 1 10 -2.33 10.00 36.00 -1.99 86.395 - 714 42 42
43 230 - VELAT DOST 6 / B 4 11 0.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 2 12 -2.00 19.00 55.00 0.67 83.852 - 720 43 43
44 117 - OSMAN ÖZDURU 6 / A 3 12 -1.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 12 -1.00 3 12 -1.00 14.00 61.00 -6.33 71.363 - 732 44 44
45 125 - EMİRHAN BOZKURT 6 / A 2 13 -2.33 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 2 13 -2.33 2 13 -2.33 17.00 58.00 -2.32 51.689 - 743 45 45


