
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Muş MALAZGİRT Fatih Ortaokulu 5.SINIF KURUMSAL 5 - - - -

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.18 6.05 6.16 5.50 3.94 4.19 5.40 3.96 4.08 3.38 4.78 1.79 5.39 6.91 3.09 5.90 7.55 3.39 33.75 33.19 22.69 214.738

İl Ortalaması 6.98 7.31 4.55 4.75 4.60 3.21 4.66 4.51 3.15 2.57 5.13 0.86 4.57 8.14 1.85 5.27 8.23 2.53 28.80 37.92 16.15 181.264
Okul Ortalaması 5.22 9.04 2.20 3.37 5.90 1.41 3.27 4.82 1.67 1.92 4.82 0.31 3.80 9.88 0.51 4.10 9.65 0.88 21.69 44.12 6.98 133.420

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 2 - EMİN BOZKURT 5 / A 10 4 8.67 7 2 6.33 8 2 7.33 2 6 0.00 9 1 8.67 7 3 6.00 43.00 18.00 37.00 304.652 - 71 1 1
2 40 - GÖKÇE İDİL MİNA 5 / A 12 3 11.00 5 5 3.33 8 2 7.33 5 5 3.33 5 7 2.67 6 9 3.00 41.00 31.00 30.66 252.440 - 173 2 2
3 474 - SİMAY BİNGÖL 0 / 0 8 5 6.33 7 2 6.33 7 3 6.00 1 5 -0.67 7 5 5.33 5 7 2.67 35.00 27.00 25.99 230.499 - 219 3 3
4 102 - YUNUS EMRE BOZKURT 5 / A 11 3 10.00 6 3 5.00 5 2 4.33 0 0 0.00 5 5 3.33 3 6 1.00 30.00 19.00 23.66 227.047 - 227 4 4
5 199 - HABİL ŞAŞIOĞLU 5 / A 8 7 5.67 6 4 4.67 8 2 7.33 3 7 0.67 5 10 1.67 8 7 5.67 38.00 37.00 25.68 221.565 - 242 5 5
6 104 - KARAHAN FATMA 5 / A 10 5 8.33 5 5 3.33 5 1 4.67 0 0 0.00 4 11 0.33 7 7 4.67 31.00 29.00 21.33 217.175 - 253 6 6
7 261 - DEMİRBAŞ MUHAMMED 5 / B 5 10 1.67 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 6 9 3.00 7 8 4.33 32.00 43.00 17.67 183.956 - 360 7 7
8 292 - YASİN EREN 5 / AA 9 6 7.00 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 10 1.67 3 12 -1.00 28.00 47.00 12.33 167.506 - 430 8 8
9 177 - ÖZEN FU RKAN 5 / A 7 8 4.33 3 7 0.67 3 6 1.00 3 7 0.67 5 10 1.67 5 10 1.67 26.00 48.00 10.01 164.069 - 444 9 9

10 274 - ALDIRMAZ MUHAMMET 0 / B 8 7 5.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 5 10 1.67 4 11 0.33 26.00 49.00 9.67 163.565 - 446 10 10
11 183 - İBADULLAH EREN 5 / A 6 9 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 5 10 1.67 4 8 1.33 29.00 43.00 14.67 160.252 - 459 11 11
12 198 - GÜZEL MAHMUTSAMİ 5 / A 8 5 6.33 6 1 5.67 0 0 0.00 0 0 0.00 2 9 -1.00 4 11 0.33 20.00 26.00 11.33 153.121 - 501 12 12
13 283 - Ç Ç K SERVET 5 / B 6 9 3.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 6 9 3.00 25.00 50.00 8.34 152.993 - 503 13 13
14 290 - GEZİCİ YAĞMUR 0 / 0 2 13 -2.33 4 6 2.00 3 0 3.00 0 0 0.00 7 8 4.33 6 9 3.00 22.00 36.00 10.00 146.914 - 527 14 14
15 225 - KESEN FURKAN 5 / B 5 8 2.33 4 4 2.67 1 3 0.00 0 0 0.00 4 7 1.67 4 8 1.33 18.00 30.00 8.00 146.069 - 533 15 15
16 328 - BİÇER MİRAÇ 5 / A 7 8 4.33 2 6 0.00 2 7 -0.33 0 0 0.00 4 10 0.67 4 10 0.67 19.00 41.00 5.34 144.311 - 539 16 16
17 174 - FIRAT EREN 5 / A 6 9 3.00 4 6 2.00 1 6 -1.00 0 0 0.00 3 12 -1.00 6 9 3.00 20.00 42.00 6.00 140.988 - 556 17 17
18 342 - HİRANUR ÖZEN 5 / A 5 9 2.00 2 7 -0.33 4 6 2.00 0 9 -3.00 3 9 0.00 5 7 2.67 19.00 47.00 3.34 134.928 - 581 18 18
19 220 - KALKAN ERH N 5 / B 5 10 1.67 0 5 -1.67 2 8 -0.67 1 8 -1.67 7 8 4.33 3 12 -1.00 18.00 51.00 0.99 133.565 - 587 19 19
20 476 - H UL UBERFİN 5 / B 6 9 3.00 5 5 3.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 1 14 -3.67 6 9 3.00 28.00 47.00 12.32 133.210 - 588 20 20
21 316 - FATMANUR ÇETİN 5 / A 6 9 3.00 4 6 2.00 1 2 0.33 0 0 0.00 1 14 -3.67 7 8 4.33 19.00 39.00 5.99 132.370 - 590 21 21
22 297 - ARSL N BERFİN 5 / A 4 9 1.00 7 3 6.00 5 4 3.67 3 5 1.33 3 12 -1.00 5 9 2.00 27.00 42.00 13.00 132.099 - 593 22 22
23 0 - TUTAR MUHAMMET 5 / B 2 13 -2.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 6 9 3.00 6 9 3.00 23.00 52.00 5.67 131.960 - 594 23 23
24 277 - BOZKURT HAMZA 5 / B 7 8 4.33 3 7 0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 3 12 -1.00 4 11 0.33 23.00 52.00 5.66 131.881 - 596 24 24
25 348 - BATM N S HRA 5 / B 5 10 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 5 10 1.67 3 9 0.00 23.00 49.00 6.68 131.338 - 597 25 25
26 262 - HALİFEOĞLU MUHAMMED 5 / B 4 11 0.33 4 6 2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 6 9 3.00 3 9 0.00 23.00 49.00 6.66 131.244 - 600 26 26
27 110 - ABDULSAMED ÇAKAL 5 / A 8 7 5.67 3 7 0.67 2 7 -0.33 0 0 0.00 3 12 -1.00 3 12 -1.00 19.00 45.00 4.01 129.501 - 605 27 27
28 291 - HEDİYENUR BOZKURT 5 / AA 6 9 3.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 12 -1.00 5 10 1.67 21.00 54.00 3.00 128.005 - 610 28 28
29 312 - SÖYLEMEZ ELANUR 5 / B 4 11 0.33 6 4 4.67 5 5 3.33 3 7 0.67 6 9 3.00 2 12 -2.00 26.00 48.00 10.00 123.353 - 631 29 29
30 53 - ASMİN AYDEMİR 5 / 0 5 10 1.67 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 5 10 1.67 2 13 -2.33 23.00 52.00 5.68 114.899 - 668 30 30
31 0 - ÖZDEMİR HASAN 0 / 0 6 9 3.00 6 2 5.33 1 0 1.00 0 0 0.00 2 13 -2.33 2 6 0.00 17.00 30.00 7.00 114.672 - 672 31 31
32 0 - HAE * * İ N 5 / A 4 8 1.33 2 3 1.00 1 5 -0.67 0 0 0.00 2 8 -0.67 4 9 1.00 13.00 33.00 1.99 113.605 - 678 32 32
33 298 - BARIŞ BERFİN 0 / 0 2 13 -2.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 10 1.67 6 9 3.00 18.00 57.00 -0.99 113.556 - 679 33 33
34 325 - KAYA İLKNUR 5 / A 2 11 -1.67 2 6 0.00 3 4 1.67 2 1 1.67 5 7 2.67 3 9 0.00 17.00 38.00 4.34 112.849 - 683 34 34
35 20 - SAMET ÇETİN 5 / BB 5 10 1.67 1 8 -1.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 10 0.67 3 12 -1.00 17.00 56.00 -1.66 106.143 - 710 35 35
36 398 - BARIŞ ROJBİN 5 / B 6 8 3.33 2 8 -0.67 3 6 1.00 4 6 2.00 2 10 -1.33 2 13 -2.33 19.00 51.00 2.00 100.844 - 729 36 36
37 109 - YURDAKUL BERGEN 5 / A 4 8 1.33 1 7 -1.33 0 2 -0.67 0 0 0.00 2 8 -0.67 2 7 -0.33 9.00 32.00 -1.67 99.644 - 734 37 37
38 326 - KAYA İLKNUR 5 / A 4 11 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 7 -0.33 3 12 -1.00 4 11 0.33 19.00 55.00 0.67 98.810 - 738 38 38
39 314 - ALMAMIŞ ESRA 5 / B 3 3 2.00 1 5 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 2 8 -0.67 1 8 -1.67 7.00 24.00 -1.01 96.321 - 749 39 39
40 308 - BÜŞRA BOZKURT 5 / B 3 12 -1.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 22.00 53.00 4.33 95.694 - 751 40 40
41 313 - KARA ESMER 0 / 0 6 9 3.00 3 6 1.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 13 -3.33 3 12 -1.00 18.00 55.00 -0.33 90.973 - 767 41 41
42 239 - BİÇER İSM İL 5 / B 3 12 -1.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 10 1.67 3 12 -1.00 15.00 60.00 -5.00 90.474 - 770 42 42
43 31 - KANT RCI DİLARA 5 / B 2 13 -2.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 5 10 1.67 18.00 57.00 -1.00 87.862 - 781 43 43
44 324 - KAR T Ş İLKNUR 5 / AA 2 11 -1.67 1 9 -2.00 3 6 1.00 4 4 2.67 1 6 -1.00 4 10 0.67 15.00 46.00 -0.33 86.672 - 783 44 44
45 185 - KARAHAN İBRAHİM 5 / A 4 11 0.33 2 8 -0.67 0 1 -0.33 0 0 0.00 2 13 -2.33 4 11 0.33 12.00 44.00 -2.67 85.323 - 785 45 45
46 333 - MERVE EREN 5 / A 3 12 -1.00 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 11 0.33 2 13 -2.33 20.00 55.00 1.67 83.215 - 794 46 46
47 495 - KAPTAN HAMİT 5 / B 4 11 0.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 13 -2.33 3 12 -1.00 19.00 56.00 0.33 81.230 - 803 47 47
48 4 - HUYLU ZEYNEP 0 / 0 6 8 3.33 4 5 2.33 2 7 -0.33 2 6 0.00 1 12 -3.00 1 13 -3.33 16.00 51.00 -1.00 79.259 - 806 48 48
49 475 - MEHTAP ARMAN 5 / A 1 14 -3.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 17.00 58.00 -2.34 68.672 - 836 49 49
50 133 - BERAT EREN 5 / A 1 14 -3.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 16.00 59.00 -3.67 66.701 - 840 50 50
51 392 - KAYAÖ ZNUR 0 / 0 0 9 -3.00 3 4 1.67 0 3 -1.00 0 6 -2.00 1 8 -1.67 3 7 0.67 7.00 37.00 -5.33 66.425 - 841 51 51


