
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MUŞ MALAZGİRT Fatih Ortaokulu 8 SINIF BUGA BDS 05 (BC00-08.01BDS05)37 52 52 144

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,88 4 4 2,86 7 3 5,72 5 3 4,11 4 5 2,05 8 9 5,44 38 30 28,06 278,470

Okul Ortalaması 10 8 7,79 4 4 2,81 6 3 5,10 4 3 3,12 3 5 1,66 8 9 4,77 36 34 25,25 273,780

KATILIMLAR

1 242 MEDİNE BARIŞ 8B 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 2 6,33 8 7 5,67 16 4 14,67 62 22 54,67 371,831 1 1 1 1 10
% 6,94

2 106 ARZU KARAHAN 8A 16 3 15,00 8 1 7,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 3 4,00 13 5 11,33 59 15 54,00 359,202 1 2 2 2 13
% 9,03

3 131 HAMZA ALTINMAKAS 8B 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 8 3,33 13 7 10,67 61 23 53,34 353,487 2 3 3 3 17
% 12

4 29 MELEK OKYAY 8A 13 5 11,33 6 4 4,67 8 2 7,33 8 1 7,67 5 4 3,67 12 5 10,33 52 21 45,00 332,594 2 4 4 4 28
% 19

5 101 YAĞMUR DAŞKIRAN 8B 12 8 9,33 5 4 3,67 8 2 7,33 4 2 3,33 6 2 5,33 13 6 11,00 48 24 39,99 327,127 3 5 5 5 31
% 22

6 150 İBRAHİM ÖZKAN 8B 12 5 10,33 8 2 7,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 2 5,33 12 5 10,33 47 25 38,65 326,269 4 6 6 6 32
% 22

7 170 MİRAÇ ÖZKAN 8B 13 6 11,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 0 7,00 2 3 1,00 13 6 11,00 48 22 40,67 317,404 5 7 7 7 37
% 26

8 127 ÜMMÜ SELEME ERDOĞAN8B 14 4 12,67 5 4 3,67 9 1 8,67 8 1 7,67 2 4 0,67 9 8 6,33 47 22 39,68 308,670 6 8 9 9 42
% 29

9 67 SILA ZENGİN 8A 13 7 10,67 5 4 3,67 6 4 4,67 2 5 0,33 1 1 0,67 14 6 12,00 41 27 32,01 304,072 3 9 10 10 45
% 31

10 491 RABİANUR ALDIRMAZ 8B 12 8 9,33 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 10 1,67 11 9 8,00 47 38 34,33 299,416 7 10 11 11 48
% 33

11 14 ESMANUR GÖKÇE 8B 12 7 9,67 6 1 5,67 8 2 7,33 4 6 2,00 5 7 2,67 8 11 4,33 43 34 31,67 292,026 8 11 13 13 55
% 38

12 147 YAĞMUR DEMİR 8B 14 5 12,33 4 3 3,00 8 2 7,33 4 3 3,00 3 1 2,67 6 11 2,33 39 25 30,66 291,905 9 12 15 15 57
% 40

13 21 ÖZGE KAYA 8A 11 9 8,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 6 1,00 9 10 5,67 44 34 32,67 286,702 4 13 17 17 59
% 41

14 37 ÖZGE Ö 8A 14 4 12,67 5 4 3,67 6 4 4,67 6 3 5,00 2 4 0,67 6 12 2,00 39 31 28,68 281,894 5 14 19 19 64
% 44

15 11 MUH*M ED KAYA 8B 8 11 4,33 3 5 1,33 7 3 6,00 2 5 0,33 4 6 2,00 12 7 9,67 36 37 23,66 275,392 10 15 22 22 72
% 50

16 180 ÖMER YILDIRM 8B 11 4 9,67 5 5 3,33 9 1 8,67 3 8 0,33 7 9 4,00 35 27 26,00 274,412 11 16 23 23 73
% 51

17 99 ÖZGE YILMAZ 8A 11 7 8,67 5 3 4,00 3 7 0,67 5 4 3,67 2 3 1,00 8 7 5,67 34 31 23,68 273,411 6 17 24 24 74
% 51

18 244 TUAA HLFOĞLU 8A 13 4 11,67 1 7 -1,33 8 2 7,33 3 2 2,33 1 1 0,67 6 11 2,33 32 27 23,00 270,894 7 18 26 26 78
% 54

19 27 EYÜP ÖZMEN 8B 10 7 7,67 6 3 5,00 6 3 5,00 3 2 2,33 3 8 0,33 8 9 5,00 36 32 25,33 270,664 12 19 27 27 79
% 55

20 44 BERZAN ÖZALP 8B 12 8 9,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 5 0,33 3 10 -0,33 10 10 6,67 36 44 21,34 268,934 13 20 29 29 82
% 57

21 253 RESUL KAYRETLİ 8B 12 7 9,67 2 6 0,00 7 1 6,67 2 3 1,00 6 10 2,67 29 27 20,01 263,622 14 21 30 30 86
% 60

22 0 BIŞRA TUTU 8A 10 10 6,67 1 7 -1,33 7 3 6,00 3 1 2,67 1 1 0,67 9 11 5,33 31 33 20,01 260,777 8 22 33 33 90
% 63

23 234 LEYLA ÇELİK 8B 9 10 5,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 2 3,33 5 4 3,67 6 14 1,33 32 42 18,00 256,870 15 23 34 34 91
% 63

24 76 FURKAN ÖZDEMİR 8B 11 7 8,67 5 2 4,33 6 4 4,67 0 3 -1,00 5 8 2,33 27 24 19,00 256,254 16 24 35 35 92
% 64

25 182 BERAT ÖZDEMİR 8A 8 12 4,00 7 3 6,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 7 2,67 6 11 2,33 34 45 19,00 254,561 9 25 36 36 93
% 65

26 194 HİRANUR BOZKURT 8B 9 11 5,33 5 3 4,00 7 3 6,00 7 3 6,00 2 7 -0,33 6 13 1,67 36 40 22,67 251,400 17 26 37 37 96
% 67

27 89 YASİN ALTINMAKAS 8A 10 8 7,33 2 4 0,67 8 1 7,67 3 2 2,33 3 2 2,33 2 14 -2,67 28 31 17,66 247,662 10 27 38 38 99
% 69

28 132 AYSİMA TOZYILMAZ 8A 6 12 2,00 3 4 1,67 7 2 6,33 3 4 1,67 1 4 -0,33 9 8 6,33 29 34 17,67 245,586 11 28 39 39 100
% 69

29 49 ÖMER ADIGÜZEL 8A 8 10 4,67 3 4 1,67 2 6 0,00 3 5 1,33 7 10 3,67 4 9 1,00 27 44 12,34 244,886 12 29 40 40 101
% 70

30 30 BAŞAK ÖZKAN 8A 11 9 8,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 7 13 2,67 30 49 13,68 244,776 13 30 41 41 102
% 71

31 222 YAĞMUR ATA 8B 7 11 3,33 2 5 0,33 4 5 2,33 2 0 2,00 2 1 1,67 6 9 3,00 23 31 12,66 239,817 18 31 42 42 105
% 73

32 136 SERPİL KAYA 8A 8 7 5,67 1 4 -0,33 5 3 4,00 3 3 2,00 2 2 1,33 2 12 -2,00 21 31 10,67 230,357 14 32 43 43 109
% 76

33 119 SEMANUR YALÇİN 8A 4 11 0,33 1 7 -1,33 5 3 4,00 4 1 3,67 1 7 -1,33 7 10 3,67 22 39 9,01 218,200 15 33 46 46 116
% 81
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Genel Ortalama 10 8 7,88 4 4 2,86 7 3 5,72 5 3 4,11 4 5 2,05 8 9 5,44 38 30 28,06 278,470

Okul Ortalaması 10 8 7,79 4 4 2,81 6 3 5,10 4 3 3,12 3 5 1,66 8 9 4,77 36 34 25,25 273,780

KATILIMLAR

34 123 HATİCE ZEHRA BOZKURT8A 5 11 1,33 2 4 0,67 3 5 1,33 1 5 -0,67 3 5 1,33 4 9 1,00 18 39 4,99 217,806 16 34 47 47 118
% 82

35 223 GİZEM YILDIR M 8B 8 9 5,00 2 5 0,33 2 3 1,00 5 11 1,33 1 13 -3,33 18 41 4,33 215,939 19 35 49 49 121
% 84

36 122 MİKAİL GÜNGÖR 8B 5 10 1,67 2 4 0,67 5 4 3,67 1 5 -0,67 3 13 -1,33 4 10 0,67 20 46 4,68 208,620 20 36 50 50 125
% 87

37 19 SEMRA TÜNEDEN  2 18 -4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 21 69 -2,00 186,505 1 37 52 52 135
% 94
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